
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRŞEHİR KAMAN Kaman Fen Lisesi TYT PRESTİJ DENEME  - 1 (1.OTURUM) 60 60 268 20782

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,36 12,30 18,28 1,73 2,01 1,22 1,55 1,56 1,16 1,37 1,06 1,10 3,39 0,78 3,20 5,32 4,71 4,14 1,66 2,12 1,13 2,81 1,34 2,48 1,15 1,17 0,86 40,34 27,05 33,57 204,850

Okul Ortalaması 26,00 10,67 23,33 2,10 1,98 1,60 1,55 1,38 1,20 1,25 1,08 0,98 3,98 0,53 3,85 7,62 4,63 6,46 2,27 2,58 1,63 4,24 1,24 3,93 2,29 1,44 1,93 51,30 25,53 44,91 244,160

KATILIMLAR

1 364 KADİR KUŞ 26 5 24,75 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 27 0 27,00 7 0 7,00 6 1 5,75 5 1 4,75 81 10 78,50 360,968 98

2 406 MUHİTTİN TÜRKMEN 12B 22 12 19,00 4 1 3,75 1 2 0,50 2 0 2,00 4 0 4,00 26 3 25,25 3 3 2,25 6 0 6,00 4 0 4,00 72 21 66,75 324,028 482

3 400 TUĞÇE ÜNAL 12B 32 6 30,50 2 2 1,50 2 0 2,00 4 1 3,75 5 0 5,00 11 3 10,25 6 0 6,00 6 1 5,75 4 0 4,00 72 13 68,75 320,493 579

4 376 HALİTCAN KILIÇ 12A 35 5 33,75 3 2 2,50 2 1 1,75 3 0 3,00 4 1 3,75 13 2 12,50 2 2 1,50 7 0 7,00 1 0 1,00 70 13 66,75 316,920 669

5 354 AYSILA GÜNDEDE 12A 34 6 32,50 1 3 0,25 2 0 2,00 2 1 1,75 5 0 5,00 13 7 11,25 2 3 1,25 7 0 7,00 2 3 1,25 68 23 62,25 301,838 1102

6 362 GÜLSEREN GÖNÇ 12A 29 6 27,50 2 1 1,75 1 1 0,75 1 1 0,75 5 0 5,00 11 4 10,00 4 1 3,75 6 0 6,00 6 0 6,00 65 14 61,50 297,230 1281

7 366 BÜŞRA ARSLAN 12A 33 7 31,25 3 2 2,50 2 2 1,50 2 3 1,25 5 0 5,00 7 3 6,25 6 1 5,75 5 1 4,75 3 1 2,75 66 20 61,00 294,038 1422

8 369 BETÜL AKDENİZ 12A 36 4 35,00 2 3 1,25 1 2 0,50 2 2 1,50 3 1 2,75 6 3 5,25 4 3 3,25 6 0 6,00 3 1 2,75 63 19 58,25 284,813 1851

9 278 MUSTAFA ALTUNDAĞ 12C 32 7 30,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 10 3 9,25 2 3 1,25 6 1 5,75 0 1 -0,25 62 23 56,25 282,340 1972

10 388 SANCHOÇAKIR 12A 26 11 23,25 4 1 3,75 2 1 1,75 1 1 0,75 4 0 4,00 12 5 10,75 2 4 1,00 7 0 7,00 3 3 2,25 61 26 54,50 276,933 2232

11 436 SEZER IŞIK 12C 27 10 24,50 1 3 0,25 1 1 0,75 3 1 2,75 4 1 3,75 13 3 12,25 3 3 2,25 4 1 3,75 2 3 1,25 58 26 51,50 268,920 2709

12 437 EMİR BJK 12C 28 12 25,00 2 3 1,25 2 3 1,25 1 3 0,25 5 0 5,00 11 3 10,25 3 3 2,25 3 4 2,00 4 1 3,75 59 32 51,00 265,960 2917

13 372 NURAN UÇAR 12A 29 9 26,75 1 4 0,00 2 2 1,50 1 1 0,75 5 0 5,00 8 1 7,75 4 2 3,50 5 1 4,75 2 2 1,50 57 22 51,50 265,588 2934

14 379 HAKİME TURSUN 12A 22 17 17,75 2 0 2,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 3 1 2,75 16 5 14,75 3 2 2,50 6 0 6,00 4 1 3,75 57 27 50,25 265,245 2956

15 363 RUMEYSA TABAN 12A 27 10 24,50 1 4 0,00 2 0 2,00 2 0 2,00 5 0 5,00 9 7 7,25 3 3 2,25 5 1 4,75 4 2 3,50 58 27 51,25 264,408 2997

16 380 METİN GÜZEL 12A 31 8 29,00 2 1 1,75 2 1 1,75 5 0 5,00 6 2 5,50 5 2 4,50 3 3 2,25 2 3 1,25 56 20 51,00 263,100 3096

17 381 MERVE DOĞAN 12A 30 8 28,00 3 1 2,75 1 0 1,00 1 2 0,50 4 1 3,75 9 9 6,75 2 4 1,00 4 2 3,50 3 2 2,50 57 29 49,75 260,118 3295

18 409 İDRİS BJK 12B 26 13 22,75 4 1 3,75 1 2 0,50 2 0 2,00 4 0 4,00 14 7 12,25 1 0 1,00 52 23 46,25 253,905 3736

19 390 YUSUF SLH CLLK 12C 25 14 21,50 3 2 2,50 2 1 1,75 1 1 0,75 5 0 5,00 6 3 5,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 54 24 48,00 252,795 3826

20 449 REİS GÜNERİ 12C 28 12 25,00 3 2 2,50 4 0 4,00 2 2 1,50 4 1 3,75 5 4 4,00 1 4 0,00 6 1 5,75 2 3 1,25 55 29 47,75 252,308 3867

21 417 ZELİHA KANKAL 12B 26 13 22,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 4 0 4,00 9 3 8,25 3 2 2,50 5 1 4,75 4 1 3,75 53 23 47,25 252,075 3894

22 370 YAREN SARI 12A 25 12 22,00 1 2 0,50 2 0 2,00 1 2 0,50 4 0 4,00 11 5 9,75 2 4 1,00 5 2 4,50 2 2 1,50 53 29 45,75 249,258 4152

23 378 ÖZGE ÜNLÜ 12A 29 11 26,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 3 1 2,75 14 0 14,00 48 15 44,25 248,570 4214

24 68 M ÜNAL 12B 24 9 21,75 1 1 0,75 1 1 0,75 1 0 1,00 4 1 3,75 9 5 7,75 2 3 1,25 6 0 6,00 3 1 2,75 51 21 45,75 247,310 4313

25 402 ŞEVKET UÇAR 12B 32 8 30,00 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 9 2,75 0 3 -0,75 2 0 2,00 2 1 1,75 53 28 46,00 246,860 4347

26 457 FURKAN KIRLAR 12C 27 13 23,75 2 3 1,25 1 2 0,50 0 3 -0,75 5 0 5,00 7 4 6,00 2 5 0,75 6 1 5,75 3 1 2,75 53 32 45,00 244,033 4583

27 373 ABDULLAH ÇATLI 12A 21 5 19,75 3 2 2,50 4 1 3,75 2 0 2,00 5 0 5,00 6 3 5,25 4 3 3,25 3 2 2,50 1 1 0,75 49 17 44,75 243,780 4609

28 365 GİZEM BAHATAN 12A 27 12 24,00 3 2 2,50 1 2 0,50 2 1 1,75 4 0 4,00 5 8 3,00 2 4 1,00 5 1 4,75 4 2 3,50 53 32 45,00 242,340 4734

29 394 HALİL KANTEMİR 12B 31 7 29,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 5 0 5,00 5 1 4,75 0 2 -0,50 4 0 4,00 47 11 44,25 242,260 4743
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Genel Ortalama 21,36 12,30 18,28 1,73 2,01 1,22 1,55 1,56 1,16 1,37 1,06 1,10 3,39 0,78 3,20 5,32 4,71 4,14 1,66 2,12 1,13 2,81 1,34 2,48 1,15 1,17 0,86 40,34 27,05 33,57 204,850

Okul Ortalaması 26,00 10,67 23,33 2,10 1,98 1,60 1,55 1,38 1,20 1,25 1,08 0,98 3,98 0,53 3,85 7,62 4,63 6,46 2,27 2,58 1,63 4,24 1,24 3,93 2,29 1,44 1,93 51,30 25,53 44,91 244,160

KATILIMLAR

30 395 AYKUT K 28 12 25,00 3 2 2,50 2 3 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 12 26 5,50 4 3 3,25 4 3 3,25 1 5 -0,25 59 59 44,25 242,123 4752

31 6842 FURKAN KUTLU 12C 25 15 21,25 1 4 0,00 3 1 2,75 1 1 0,75 5 0 5,00 5 0 5,00 3 3 2,25 5 2 4,50 3 1 2,75 51 27 44,25 241,120 4850

32 382 CEMRE KARAHAN 12A 23 16 19,00 3 2 2,50 1 3 0,25 2 0 2,00 3 1 2,75 9 11 6,25 3 3 2,25 5 2 4,50 4 2 3,50 53 40 43,00 237,710 5190

33 450 MERT DEMİRHAN 12C 22 8 20,00 2 1 1,75 0 3 -0,75 3 0 3,00 3 1 2,75 12 5 10,75 0 2 -0,50 4 1 3,75 1 1 0,75 47 22 41,50 237,115 5241

34 431 BENGÜ KARA 12C 31 7 29,25 1 0 1,00 1 3 0,25 1 1 0,75 3 0 3,00 6 9 3,75 0 3 -0,75 5 1 4,75 1 2 0,50 49 26 42,50 235,803 5383

35 383 MÜCAHİT AKTAŞ 12A 22 7 20,25 1 3 0,25 2 1 1,75 4 1 3,75 7 1 6,75 3 2 2,50 5 0 5,00 2 1 1,75 46 16 42,00 234,998 5458

36 442 MERVE ŞAHBAZ 12C 26 10 23,50 2 2 1,50 2 0 2,00 2 1 1,75 4 0 4,00 2 5 0,75 3 1 2,75 5 1 4,75 2 3 1,25 48 23 42,25 232,418 5757

37 421 MELİKE BOR 12B 29 10 26,50 1 3 0,25 1 0 1,00 2 0 2,00 3 1 2,75 6 2 5,50 1 0 1,00 2 1 1,75 45 17 40,75 231,793 5816

38 412 NESİBE ATAK 12B 21 16 17,00 2 2 1,50 1 0 1,00 5 0 5,00 7 2 6,50 3 4 2,00 5 2 4,50 3 2 2,50 47 28 40,00 228,670 6148

39 448 ÖMER TAŞTAN 12C 23 16 19,00 4 1 3,75 2 1 1,75 3 0 3,00 4 0 4,00 3 5 1,75 2 4 1,00 5 2 4,50 2 2 1,50 48 31 40,25 227,273 6311

40 440 İZZET AKAT 12C 27 12 24,00 2 3 1,25 3 0 3,00 1 1 0,75 3 2 2,50 2 7 0,25 3 2 2,50 2 4 1,00 5 1 4,75 48 32 40,00 225,030 6617

41 443 FURKAN ÇINAR 12C 26 11 23,25 4 0 4,00 1 2 0,50 2 0 2,00 5 0 5,00 3 6 1,50 1 3 0,25 3 2 2,50 45 24 39,00 224,098 6732

42 449 BURCU TÜRKMEN 12C 26 14 22,50 2 0 2,00 1 1 0,75 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 3 2,25 2 0 2,00 44 22 38,50 222,670 6898

43 407 UMUT ŞENBAY 12B 24 11 21,25 2 2 1,50 1 1 0,75 1 1 0,75 3 1 2,75 4 4 3,00 4 2 3,50 4 2 3,50 2 2 1,50 45 26 38,50 221,823 7016

44 403 MURAT HAYKIR 12B 30 7 28,25 1 4 0,00 2 2 1,50 2 1 1,75 4 0 4,00 4 10 1,50 0 4 -1,00 3 3 2,25 0 2 -0,50 46 33 37,75 220,395 7200

45 391 SEFER BAYRAM 12A 23 15 19,25 2 3 1,25 2 2 1,50 2 2 1,50 5 0 5,00 6 1 5,75 1 1 0,75 2 0 2,00 43 24 37,00 220,258 7212

46 408 SELİNAY ALICIKUŞ 12B 22 8 20,00 3 2 2,50 1 1 0,75 2 2 1,50 3 0 3,00 4 1 3,75 1 3 0,25 3 1 2,75 3 0 3,00 42 18 37,50 219,795 7269

47 433 DÖNDÜ GÜL KAYA 12C 23 15 19,25 2 1 1,75 2 2 1,50 5 0 5,00 3 1 2,75 2 1 1,75 4 0 4,00 2 1 1,75 43 21 37,75 219,655 7287

48 393 PEMBEGÜL 12B 25 10 22,50 3 1 2,75 1 2 0,50 1 0 1,00 4 0 4,00 2 2 1,50 2 1 1,75 2 1 1,75 2 0 2,00 42 17 37,75 219,353 7316

49 389 PINAR KESKİN 12A 27 6 25,50 1 4 0,00 1 2 0,50 0 4 -1,00 3 2 2,50 5 6 3,50 0 4 -1,00 4 1 3,75 3 2 2,50 44 31 36,25 215,578 7822

50 399 GİZEM DURMUŞ 12B 21 18 16,50 1 3 0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 5 0 5,00 6 14 2,50 2 3 1,25 5 2 4,50 5 1 4,75 46 43 35,25 210,788 8496

51 432 SEMANUR ALTINTAŞ 12C 23 17 18,75 1 4 0,00 2 2 1,50 2 1 1,75 3 1 2,75 3 3 2,25 2 3 1,25 5 2 4,50 2 1 1,75 43 34 34,50 208,968 8785

52 419 ZÜBEYİR * 12B 22 14 18,50 2 2 1,50 1 2 0,50 4 0 4,00 4 3 3,25 1 3 0,25 4 1 3,75 2 3 1,25 40 28 33,00 205,355 9286

53 416 VELİ 12C 22 15 18,25 3 2 2,50 2 3 1,25 1 3 0,25 3 1 2,75 6 9 3,75 2 3 1,25 3 0 3,00 0 1 -0,25 42 37 32,75 205,195 9308

54 405 İBRAHİM ÇOLAK 12B 17 14 13,50 3 2 2,50 3 2 2,50 1 1 0,75 4 1 3,75 7 11 4,25 1 3 0,25 2 1 1,75 3 1 2,75 41 36 32,00 203,095 9595

55 415 AYŞE KAVAK 12B 24 11 21,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 4 4 3,00 2 1 1,75 3 0 3,00 2 1 1,75 38 24 32,00 201,518 9859

56 410 ELMS ŞAHİN 12B 25 14 21,50 2 3 1,25 1 3 0,25 0 3 -0,75 4 1 3,75 4 2 3,50 0 4 -1,00 4 2 3,50 0 3 -0,75 40 35 31,25 200,708 9983

57 295 SERAP SAVCI 12C 25 13 21,75 3 2 2,50 2 3 1,25 1 3 0,25 3 2 2,50 2 3 1,25 1 6 -0,50 3 3 2,25 1 4 0,00 41 39 31,25 199,435 10168

58 371 UFUKAKCA 12A 15 4 14,00 2 2 1,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 5 0 5,00 1 0 1,00 4 1 3,75 5 2 4,50 1 3 0,25 34 15 30,25 194,583 10885
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Genel Ortalama 21,36 12,30 18,28 1,73 2,01 1,22 1,55 1,56 1,16 1,37 1,06 1,10 3,39 0,78 3,20 5,32 4,71 4,14 1,66 2,12 1,13 2,81 1,34 2,48 1,15 1,17 0,86 40,34 27,05 33,57 204,850

Okul Ortalaması 26,00 10,67 23,33 2,10 1,98 1,60 1,55 1,38 1,20 1,25 1,08 0,98 3,98 0,53 3,85 7,62 4,63 6,46 2,27 2,58 1,63 4,24 1,24 3,93 2,29 1,44 1,93 51,30 25,53 44,91 244,160

KATILIMLAR

59 435 BEYZA NUR TUNA 12C 20 11 17,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 8 8 6,00 0 3 -0,75 2 2 1,50 1 0 1,00 34 27 27,25 189,480 11652

60 398 SÜMEYYA ŞEN 12B 23 11 20,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 2 1 1,75 2 1 1,75 0 4 -1,00 1 2 0,50 1 2 0,50 32 23 26,25 184,230 12457
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