
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRŞEHİR KAMAN Kaman Fen Lisesi TYT KDS-2 (1202) 75 75 75 366

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 25,9 9,1 23,60 8,2 4,7 7,04 7,2 3,6 6,30 3,4 4,3 2,29 44,7 21,7 39,23 225,910

Okul Ortalaması 28,0 6,7 26,35 8,9 3,6 7,97 12,6 5,0 11,36 4,9 5,6 3,53 54,4 20,8 49,21 262,500

KATILIMLAR

1 353 EBRU YILDIRIM 11A 36 1 35,75 15 3 14,25 21 2 20,50 11 6 9,50 83 12 80,00 363,833 1 1 1 1 2

2 331 KAAN KORKMAZ 11A 36 4 35,00 10 4 9,00 20 3 19,25 9 5 7,75 75 16 71,00 334,770 2 2 2 2 5

3 329 SEDAT YILDIZ 11A 34 5 32,75 11 7 9,25 22 6 20,50 9 7 7,25 76 25 69,75 331,710 3 3 3 3 8

4 348 SERENAT AYDIN 11A 33 4 32,00 14 4 13,00 20 6 18,50 8 6 6,50 75 20 70,00 331,640 4 4 4 4 9

5 349 ELANUR DERİN 11A 29 4 28,00 10 1 9,75 20 1 19,75 11 7 9,25 70 13 66,75 321,338 5 5 5 5 10

6 439 EMİRHAN TAŞKIN 11A 32 3 31,25 13 3 12,25 21 2 20,50 66 8 64,00 315,358 6 6 6 6 11

7 343 DURSUN TAŞKIN 11A 33 5 31,75 13 6 11,50 15 7 13,25 9 7 7,25 70 25 63,75 308,440 7 7 7 7 15

8 345 ESRA TALAS 11A 30 6 28,50 10 4 9,00 20 6 18,50 7 2 6,50 67 18 62,50 307,740 8 8 8 8 16

9 356 YUNUS EMRE ŞENGÜL 11A 38 2 37,50 8 8 6,00 14 3 13,25 8 6 6,50 68 19 63,25 306,758 9 9 9 9 17

10 489 UĞUR CAN OKATAN 11C 31 3 30,25 14 2 13,50 13 3 12,25 7 10 4,50 65 18 60,50 298,293 1 10 10 10 21

11 341 SUDE NAZ DEMİREL 11A 29 11 26,25 5 0 5,00 22 7 20,25 7 5 5,75 63 23 57,25 292,190 10 11 11 11 25

12 334 NAİLE ÖZTÜRK 11A 33 4 32,00 10 3 9,25 12 5 10,75 6 3 5,25 61 15 57,25 286,723 11 12 12 12 27

13 888 YUNUS BULDUK 11A 21 7 19,25 15 4 14,00 23 7 21,25 59 18 54,50 285,883 12 13 13 13 28

14 307 MERVE MISIR 11A 31 9 28,75 12 6 10,50 13 5 11,75 7 5 5,75 63 25 56,75 285,700 13 14 14 14 29

15 494 İBRAHİM ÖZDEMİR 11C 33 3 32,25 13 4 12,00 8 4 7,00 7 4 6,00 61 15 57,25 284,400 2 15 15 15 31

16 385 BATU ÖZKAYA 11B 29 5 27,75 9 3 8,25 19 2 18,50 57 10 54,50 283,918 1 16 16 16 34

17 337 İBBAL BAŞEĞMEZ 11A 32 4 31,00 7 4 6,00 13 3 12,25 7 2 6,50 59 13 55,75 282,448 14 17 17 17 36

18 347 ŞÜHEDA NUR ÖNAL 11A 29 11 26,25 5 0 5,00 19 7 17,25 7 4 6,00 60 22 54,50 281,613 15 18 18 18 37

19 446 MEHMET CEREN 11B 28 7 26,25 16 3 15,25 14 5 12,75 58 15 54,25 279,970 2 19 19 19 39

20 474 ÖZLEM BAŞAR 11C 31 3 30,25 13 2 12,50 12 5 10,75 2 4 1,00 58 14 54,50 279,173 3 20 20 20 42

21 330 SÜMEYYE SARAY 11A 28 5 26,75 7 2 6,50 19 5 17,75 3 4 2,00 57 16 53,00 278,173 16 21 21 21 43

22 342 TUANA KARAHAN 11A 34 3 33,25 11 2 10,50 10 4 9,00 3 5 1,75 58 14 54,50 277,833 17 22 22 22 44

23 344 HÜSNE SENA ÖZTÜRK 11A 32 5 30,75 6 4 5,00 14 2 13,50 5 2 4,50 57 13 53,75 277,300 18 23 23 23 45

24 430 AYŞENUR GÜRÜN 11B 34 3 33,25 10 1 9,75 10 1 9,75 2 3 1,25 56 8 54,00 276,788 3 24 24 24 48

25 459 TUĞÇE AYTEKİN 11B 29 11 26,25 13 4 12,00 9 1 8,75 8 4 7,00 59 20 54,00 274,968 4 25 25 25 51

26 425 ABDULLAH DUMAN 11B 27 3 26,25 14 4 13,00 12 5 10,75 5 7 3,25 58 19 53,25 274,730 5 26 26 26 54

27 485 SONGÜL BALİ 11C 36 4 35,00 8 3 7,25 8 2 7,50 4 2 3,50 56 11 53,25 272,403 4 27 27 27 55

28 351 SEVDE AKGÜL 11A 31 9 28,75 1 0 1,00 16 6 14,50 9 6 7,50 57 21 51,75 270,700 19 28 28 28 60

29 426 EKREM ŞAHİN POLAT 11B 27 3 26,25 10 2 9,50 14 5 12,75 4 7 2,25 55 17 50,75 268,105 6 29 29 29 64

30 352 İSMAİL DEMİRCİ 11A 27 4 26,00 8 2 7,50 12 2 11,50 7 3 6,25 54 11 51,25 267,903 20 30 30 30 65

31 468 GS ELİF YALDIZ 11B 36 3 35,25 2 1 1,75 12 5 10,75 5 6 3,50 55 15 51,25 267,790 7 31 31 31 66

32 318 EBRU BOZKURT 11A 35 5 33,75 14 6 12,50 6 5 4,75 55 16 51,00 267,693 21 32 32 32 67

33 495 SULTAN DİLEK 11B 29 5 27,75 4 1 3,75 13 4 12,00 9 5 7,75 55 15 51,25 267,675 8 33 33 33 68

34 418 ZEYNEP YILMAZ 11B 23 5 21,75 10 4 9,00 18 7 16,25 4 4 3,00 55 20 50,00 267,673 9 34 34 34 69

35 359 SUDE AYKULU 11B 33 4 32,00 10 7 8,25 11 4 10,00 2 6 0,50 56 21 50,75 266,768 10 35 35 35 72

36 464 EMİNE BULUT 11B 31 2 30,50 10 3 9,25 12 7 10,25 2 6 0,50 55 18 50,50 266,180 11 36 36 36 73

37 467 MÜSTEKİME KARABOGAZ11B 31 6 29,50 11 6 9,50 13 4 12,00 0 5 -1,25 55 21 49,75 265,293 12 37 37 37 77

38 350 RAHİME TEMİR 11A 30 4 29,00 11 2 10,50 10 6 8,50 3 5 1,75 54 17 49,75 262,518 22 38 38 38 83

39 434 İLAYDA ÖZCAN 11B 29 8 27,00 9 4 8,00 12 5 10,75 5 5 3,75 55 22 49,50 262,515 13 39 39 39 84

40 454 BERKANT ŞAHİN 11B 35 4 34,00 7 0 7,00 8 6 6,50 4 8 2,00 54 18 49,50 260,275 14 40 40 40 92

41 476 ENES AKTÜRK 11C 25 3 24,25 12 5 10,75 14 5 12,75 51 13 47,75 259,205 5 41 41 41 96

42 325 DİLAN PATIR 11A 32 4 31,00 4 5 2,75 13 5 11,75 3 1 2,75 52 15 48,25 259,143 23 42 42 42 97

43 466 GÖZDE ÇAKIR 11C 25 10 22,50 5 2 4,50 18 3 17,25 3 2 2,50 51 17 46,75 257,903 6 43 43 43 100

44 396 KÜBRA ÜTÜK 11B 28 9 25,75 9 6 7,50 13 2 12,50 3 6 1,50 53 23 47,25 256,965 15 44 44 44 104

45 483 DOĞUKAN UYAN 11C 25 7 23,25 12 5 10,75 11 5 9,75 4 5 2,75 52 22 46,50 252,793 7 45 45 45 109

46 480 RÜMEYSA ÇERİBAŞI 11C 22 10 19,50 12 2 11,50 11 2 10,50 7 10 4,50 52 24 46,00 251,305 8 46 46 46 114

47 336 BİLGE KÜBRA DAĞ 11A 17 3 16,25 12 6 10,50 14 4 13,00 8 12 5,00 51 25 44,75 248,715 24 47 47 47 118

48 340 SENA KILINÇ 11A 25 6 23,50 4 1 3,75 16 2 15,50 1 0 1,00 46 9 43,75 247,663 25 48 48 48 120
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Genel Ortalama 25,9 9,1 23,60 8,2 4,7 7,04 7,2 3,6 6,30 3,4 4,3 2,29 44,7 21,7 39,23 225,910

Okul Ortalaması 28,0 6,7 26,35 8,9 3,6 7,97 12,6 5,0 11,36 4,9 5,6 3,53 54,4 20,8 49,21 262,500

KATILIMLAR

49 482 ARAFA CAN BAŞARAN 11C 22 10 19,50 13 4 12,00 10 3 9,25 5 5 3,75 50 22 44,50 246,000 9 49 49 49 126

50 397 GİZEM KAPLAN 11B 25 2 24,50 10 4 9,00 9 2 8,50 4 6 2,50 48 14 44,50 245,680 16 50 50 50 128

51 321 SILA KARACA 11A 21 4 20,00 8 0 8,00 14 4 13,00 3 4 2,00 46 12 43,00 243,750 26 51 51 51 135

52 481 PAKİZE KÖKSAL 11C 26 4 25,00 10 1 9,75 10 4 9,00 2 9 -0,25 48 18 43,50 243,495 10 52 52 52 136

53 473 NUH SOYDUR 11C 29 7 27,25 2 3 1,25 15 5 13,75 46 15 42,25 241,960 11 53 53 53 137

54 327 FATİH AKSOY 11A 24 4 23,00 11 6 9,50 7 6 5,50 7 4 6,00 49 20 44,00 241,490 27 54 54 54 139

55 492 YEŞİM DEMİRYÜLEK 11C 23 8 21,00 10 1 9,75 11 4 10,00 3 5 1,75 47 18 42,50 240,485 12 55 55 55 141

56 469 SEMA DÖŞLÜ 11C 18 9 15,75 7 1 6,75 17 2 16,50 4 7 2,25 46 19 41,25 240,235 13 56 56 56 143

57 455 RASİM BAŞEĞMEZ 11C 26 7 24,25 5 0 5,00 12 3 11,25 2 1 1,75 45 11 42,25 240,220 14 57 57 57 144

58 300 BATUHAN ŞAHİN 11C 23 6 21,50 8 5 6,75 14 3 13,25 3 12 0,00 48 26 41,50 239,560 15 58 58 58 147

59 368 FURKAN KETEN 11C 32 7 30,25 7 5 5,75 9 11 6,25 2 7 0,25 50 30 42,50 238,343 16 59 59 59 149

60 461 NAZLIGÜL ŞAHİN 11B 31 7 29,25 9 3 8,25 4 5 2,75 3 2 2,50 47 17 42,75 236,605 17 60 60 60 152

61 316 BETÜL CANDEMİR 11A 27 7 25,25 7 2 6,50 11 6 9,50 45 15 41,25 236,470 28 61 61 61 153

62 484 AZRA UYDAÇ 11C 22 7 20,25 6 2 5,50 12 5 10,75 6 6 4,50 46 20 41,00 235,358 17 62 62 62 155

63 472 MERT MERMER 11C 25 9 22,75 10 3 9,25 6 5 4,75 6 6 4,50 47 23 41,25 232,675 18 63 63 63 164

64 460 HAYRİYE ÇELİK 11B 27 7 25,25 8 4 7,00 7 4 6,00 4 6 2,50 46 21 40,75 232,205 18 64 64 64 165

65 471 AHMET DEVELİ GS 11B 24 11 21,25 8 7 6,25 10 4 9,00 5 5 3,75 47 27 40,25 232,130 19 65 65 65 167

66 493 BERFİN DARI 11C 25 4 24,00 9 2 8,50 8 5 6,75 3 9 0,75 45 20 40,00 230,770 19 66 66 66 168

67 475 İFAKAT PEKŞEN 11C 28 12 25,00 5 4 4,00 9 4 8,00 4 9 1,75 46 29 38,75 227,128 20 67 67 67 181

68 458 ELİF HAZAL 11B 25 6 23,50 5 3 4,25 8 2 7,50 3 2 2,50 41 13 37,75 223,503 20 68 68 68 191

69 358 ENİS TALHA ÖZBAKIR 11B 24 10 21,50 7 5 5,75 9 6 7,50 4 4 3,00 44 25 37,75 223,463 21 69 69 69 192

70 487 ŞEYDA TAŞDEMİR 11C 33 7 31,25 5 6 3,50 3 5 1,75 3 5 1,75 44 23 38,25 221,710 21 70 70 70 199

71 462 KADRİYE 11B 27 11 24,25 7 3 6,25 5 0 5,00 3 5 1,75 42 19 37,25 220,670 22 71 71 71 204

72 479 FURKAN KARAHAN 11C 25 12 22,00 8 4 7,00 8 4 7,00 41 20 36,00 218,380 22 72 72 72 207

73 445 SELVİ OCAK 11B 24 13 20,75 7 1 6,75 3 2 2,50 4 4 3,00 38 20 33,00 205,453 23 73 73 73 243

74 357 AZRA TEMUR 11B 6 34 -2,50 5 15 1,25 10 30 2,50 2 18 -2,50 23 97 -1,25 98,213 24 74 74 74 360

75 456 SENA POLAT 11B 15 25 8,75 4 16 0,00 6 34 -2,50 4 16 0,00 29 91 6,25
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